De: "DARCOSA 2014, S.L." <infodarcosa2014@yahoo.com>

Asunto: Re: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22

Fecha: 9 de julio de 2021, 10:12:55 CEST

Para: Victoria Lopez Meseguer <vimeseguer@mac.com>

Cc: COSMIN CIURE <ciure.cosmin79@yahoo.com>

Responder a: "DARCOSA 2014, S.L." <infodarcosa2014@yahoo.com>

Buenos dias Victoria,

Adjunto le remito la factura modificada.
Muchas gracias, un saludo

Carmen Sanchez

DARCOSA 2014, S.L.

C/ Santa Teresa, 8 - Local
28320 Pinto

Madrid

Tel.: 910405462
infodarcosa2014 @yahoo.com

En viernes, 9 de julio de 2021 09:37:43 CEST, Victoria Lopez Meseguer
<vlmeseguer@mac.com> escribio:

Inicio del mensaje reenviado:

De: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@netcheck.es>
Fecha: 9 de julio de 2021, 9:34:23 CEST

Para: Victoria Lopez <vimeseguer@mac.com>

Asunto: RE: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22



Buenos dias,

Adjunto presupuesto firmado.
Saludos,

Paola.

Paola Sanchez Garcia
Responsable Financiera

www.netcheck.es
Sede Central

C/ Francisco Campos, 22 bajo (28002 Madrid)
(T) +34 91 578 47 38 - (M) 650 77 01 62


http://www.netcheck.es/

De: Victoria Lopez <vimeseguer@mac.com>

Enviado el: viernes, 9 de julio de 2021 8:46

Para: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>
Asunto: Fwd: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22

Buenos dias, Paola.

¢ Me puedes enviar este presupuesto firmado?

Gracias

Victoria

Inicio del mensaje reenviado:

De: cosmin ciure <ciure.cosmin79@yahoo.com>

Asunto: Rv: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22


mailto:ciure.cosmin79@yahoo.com

Fecha: 1 de julio de 2021, 15:02:17 CEST

Para: vimeseguer@mac.com

Cosmin Ciure
DARCOSA 2014 S.L.

Tel. 670768265

Inicio del mensaje reenviado:

De: "DARCOSA 2014, S.L." <infodarcosa2014@yahoo.com>

Fecha: 1 de julio de 2021, 13:38:12 CEST

Para: COSMIN CIURE <ciure.cosmin79@yahoo.com>

Asunto: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22

Responder a: "DARCOSA 2014, S.L." <infodarcosa2014@yahoo.com>

Buenos dias,

Adjunto el presupuesto para la rehabilitacion de la piscina.

Muchas gracias, un saludo

Carmen

DARCOSA 2014, S.L.


mailto:vlmeseguer@mac.com
mailto:infodarcosa2014@yahoo.com
mailto:ciure.cosmin79@yahoo.com
mailto:infodarcosa2014@yahoo.com

C/ Santa Teresa, 8 - Local
28320 Pinto

Madrid

Tel.: 910405462

infodarcosa2014 @yahoo.com

“Este mensaje y sus documentos anexos pueden contener informacion confidencial y atafe
exclusivamente a las personas a las que va dirigido. Si usted no es el destinatario de este
mensaje, cualquier uso, difusién o copia estan prohibidos legalmente. Si lo ha recibido por error,
por favor notifiquelo al remitente inmediatamente devolviendo este correo electrénico o
notifiquelo en la direccidn siguiente: protecciondatos@netcheck.es y luego proceda a
destruirlo.”

AVISO: En cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo Reglamento Europeo de Proteccién de
datos (Reglamento UE 2016/679 de 27 de Abril de 2016), los datos de caracter personal que
nos proporcione son incorporados a un fichero cuyo responsable es NETCheck, S.A. , ubicada
en calle Francisco Campos, 22, bajo B, 28002- Madrid, Espafa, con la finalidad exclusiva de
mantener nuestras relaciones con Vd. En cualquier momento podra ejercitar sus derechos de
acceso, rectificacion, supresién, oposicién, limitacién del tratamiento y portabilidad, mediante
un escrito al que se acompare una copia de un documento acreditativo de su identidad, en la
siguiente direccion: protecciondatos@netcheck.es

De: Victoria Lopez Meseguer <vimeseguer@mac.com>
Asunto: Rv: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22
Fecha: 9 de julio de 2021, 9:37:38 CEST

Para: "2014, S. Darcosa" <infodarcosa2014@yahoo.com>

Inicio del mensaje reenviado:

De: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@netcheck.es>
Fecha: 9 de julio de 2021, 9:34:23 CEST

Para: Victoria Lopez <vimeseguer@mac.com>

Asunto: RE: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22


mailto:infodarcosa2014@yahoo.com

Buenos dias,

Adjunto presupuesto firmado.
Saludos,
Paola.

Paola Sanchez Garcia
Responsable Financiera

www.nhetcheck.es

Sede Central

C/ Francisco Campos, 22 bajo (28002 Madrid)
(T) +34 91 578 47 38 - (M) 650 77 01 62

De: Victoria Lopez <vimeseguer@mac.com>

Enviado el: viernes, 9 de julio de 2021 8:46

Para: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>
Asunto: Fwd: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22


http://www.netcheck.es/

Buenos dias, Paola.
¢, Me puedes enviar este presupuesto firmado?

Gracias

Victoria

Inicio del mensaje reenviado:

De: cosmin ciure <ciure.cosmin79 @yahoo.com>
Asunto: Rv: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22
Fecha: 1 de julio de 2021, 15:02:17 CEST

Para: vimeseguer@mac.com

Cosmin Ciure
DARCOSA 2014 S.L.
Tel. 670768265

Inicio del mensaje reenviado:

De: "DARCOSA 2014, S.L." <infodarcosa2014 @yahoo.com>

Fecha: 1 de julio de 2021, 13:38:12 CEST

Para: COSMIN CIURE <ciure.cosmin79 @yahoo.com>
Asunto: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22
Responder a: "DARCOSA 2014, S.L."
<infodarcosa2014@yahoo.com>

Buenos dias,
Adjunto el presupuesto para la rehabilitacion de la piscina.

Muchas gracias, un saludo


mailto:ciure.cosmin79@yahoo.com
mailto:vlmeseguer@mac.com
mailto:infodarcosa2014@yahoo.com
mailto:ciure.cosmin79@yahoo.com
mailto:infodarcosa2014@yahoo.com

Carmen

DARCOSA 2014, S.L.

C/ Santa Teresa, 8 - Local
28320 Pinto

Madrid

Tel.: 910405462
infodarcosa2014@yahoo.com

“Este mensaje y sus documentos anexos pueden contener informacién confidencial y atafie
exclusivamente a las personas a las que va dirigido. Si usted no es el destinatario de este
mensaje, cualquier uso, difusién o copia estan prohibidos legalmente. Si lo ha recibido por error,
por favor notifiquelo al remitente inmediatamente devolviendo este correo electronico o
notifiquelo en la direccion siguiente: protecciondatos @netcheck.es y luego proceda a destruirlo.”

AVISO: En cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo Reglamento Europeo de Proteccion de
datos (Reglamento UE 2016/679 de 27 de Abril de 2016), los datos de caracter personal que nos
proporcione son incorporados a un fichero cuyo responsable es NETCheck, S.A. , ubicada en
calle Francisco Campos, 22, bajo B, 28002- Madrid, Espana, con la finalidad exclusiva de
mantener nuestras relaciones con Vd. En cualquier momento podra ejercitar sus derechos de
acceso, rectificacion, supresion, oposicion, limitacién del tratamiento y portabilidad, mediante un
escrito al que se acompafie una copia de un documento acreditativo de su identidad, en la
siguiente direccion: protecciondatos @netcheck.es

De: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>
Asunto: RE: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22
Fecha: 9 de julio de 2021, 9:34:15 CEST

Para: Victoria Lopez <vimeseguer@mac.com>

Buenos dias,

Adjunto presupuesto firmado.
Saludos,
Paola.


mailto:infodarcosa2014@yahoo.com

Paola Sanchez Garcia
Responsable Financiera

www.netcheck.es

Sede Central

C/ Francisco Campos, 22 bajo (28002 Madrid)
(T) +34 91 578 47 38 - (M) 650 77 01 62
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De: Victoria Lopez <vimeseguer@mac.com>

Enviado el: viernes, 9 de julio de 2021 8:46

Para: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>
Asunto: Fwd: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22

Buenos dias, Paola.
¢, Me puedes enviar este presupuesto firmado?

Gracias

Victoria

Inicio del mensaje reenviado:

De: cosmin ciure <ciure.cosmin79 @yahoo.com>
Asunto: Rv: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22
Fecha: 1 de julio de 2021, 15:02:17 CEST

Para: vimeseguer@mac.com



http://www.netcheck.es/
http://www.netcheck.es/
https://www.linkedin.com/company/netcheck/
https://twitter.com/NETCheckSA
https://www.facebook.com/NETCheckSA/
https://www.youtube.com/channel/UCek6ektXjY048IBwvDFedCg
mailto:ciure.cosmin79@yahoo.com
mailto:vlmeseguer@mac.com

Cosmin Ciure
DARCOSA 2014 S.L.
Tel. 670768265

Inicio del mensaje reenviado:

De: "DARCOSA 2014, S.L." <infodarcosa2014 @yahoo.com>
Fecha: 1 de julio de 2021, 13:38:12 CEST

Para: COSMIN CIURE <ciure.cosmin79 @yahoo.com>
Asunto: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22
Responder a: "DARCOSA 2014, S.L."

<infodarcosa2014 @yahoo.com>

Buenos dias,
Adjunto el presupuesto para la rehabilitacion de la piscina.
Muchas gracias, un saludo

Carmen

DARCOSA 2014, S.L.

C/ Santa Teresa, 8 - Local
28320 Pinto

Madrid

Tel.: 910405462
infodarcosa2014@yahoo.com

“Este mensaje y sus documentos anexos pueden contener informacién confidencial y atafie
exclusivamente a las personas a las que va dirigido. Si usted no es el destinatario de este
mensaje, cualquier uso, difusién o copia estan prohibidos legalmente. Si lo ha recibido por error,
por favor notifiquelo al remitente inmediatamente devolviendo este correo electrénico o
notifiquelo en la direccion siguiente: protecciondatos@netcheck.es y luego proceda a destruirlo.”

AVISO: En cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo Reglamento Europeo de Proteccion de
datos (Reglamento UE 2016/679 de 27 de Abril de 2016), los datos de caracter personal que nos


mailto:infodarcosa2014@yahoo.com
mailto:ciure.cosmin79@yahoo.com
mailto:infodarcosa2014@yahoo.com
mailto:infodarcosa2014@yahoo.com

proporcione son incorporados a un fichero cuyo responsable es NETCheck, S.A. , ubicada en
calle Francisco Campos, 22, bajo B, 28002- Madrid, Espafia, con la finalidad exclusiva de
mantener nuestras relaciones con Vd. En cualquier momento podra ejercitar sus derechos de
acceso, rectificacion, supresion, oposicién, limitacion del tratamiento y portabilidad, mediante un
escrito al que se acompafie una copia de un documento acreditativo de su identidad, en la
siguiente direccion: protecciondatos @netcheck.es

De: Victoria Lopez <vimeseguer@mac.com>

Asunto: Rv: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22

Fecha: 9 de julio de 2021, 8:45:41 CEST

Para: Paola Sanchez Garcia <paola.sanchez@NETCheck.es>

Buenos dias, Paola.
¢ Me puedes enviar este presupuesto firmado?

Gracias
Victoria

Inicio del mensaje reenviado:

De: cosmin ciure <ciure.cosmin79@yahoo.com>
Asunto: Rv: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22
Fecha: 1 de julio de 2021, 15:02:17 CEST

Para: vimeseguer@mac.com

Cosmin Ciure
DARCOSA 2014 S.L.
Tel. 670768265

Inicio del mensaje reenviado:

De: "DARCOSA 2014, S.L." <infodarcosa2014 @yahoo.com>

Fecha: 1 de julio de 2021, 13:38:12 CEST

Para: COSMIN CIURE <ciure.cosmin79 @yahoo.com>

Asunto: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22

Responder a: "DARCOSA 2014, S.L." <infodarcosa2014 @yahoo.com>

Buenos dias,

Adjunto el presupuesto para la rehabilitacion de la piscina.


mailto:ciure.cosmin79@yahoo.com
mailto:vlmeseguer@mac.com
mailto:infodarcosa2014@yahoo.com
mailto:ciure.cosmin79@yahoo.com
mailto:infodarcosa2014@yahoo.com

Muchas gracias, un saludo
Carmen

DARCOSA 2014, S.L.

C/ Santa Teresa, 8 - Local
28320 Pinto

Madrid

Tel.: 910405462
infodarcosa2014 @yahoo.com

De: cosmin ciure <ciure.cosmin79@yahoo.com>
Asunto: Rv: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22
Fecha: 1 de julio de 2021, 15:02:17 CEST

Para: vimeseguer@mac.com

Cosmin Ciure

DARCOSA 2014 S.L.

Tel. 670768265

Inicio del mensaje reenviado:

De: "DARCOSA 2014, S.L." <infodarcosa2014 @yahoo.com>
Fecha: 1 de julio de 2021, 13:38:12 CEST

Para: COSMIN CIURE <ciure.cosmin79@yahoo.com>

Asunto: PRESUPUESTO PISCINA C/ ABEDUL 22
Responder a: "DARCOSA 2014, S.L." <infodarcosa2014 @yahoo.com>

Buenos dias,
Adjunto el presupuesto para la rehabilitacion de la piscina.
Muchas gracias, un saludo

Carmen


mailto:infodarcosa2014@yahoo.com

DARCOSA 2014, S.L.

C/ Santa Teresa, 8 - Local
28320 Pinto

Madrid

Tel.: 910405462
infodarcosa2014 @yahoo.com



